De: Network Engineering. Jose L. Talavera

A: dpalma

Cc: César Iglesias; Departamento Administracion
Asunto: RE: Factura FA2304-0060

Fecha: jueves, 18 de mayo de 2023 17:09:10

Archivos adjuntos: image001.png

Hola
Estoy en China, justo con el tema de los PCB de test de este proyecto, supongo que por ello no
he contestado como hago siempre

Los hitos no se han cumplido todavia, no por culpa de Jose Maria y su equipo, sino porque estos
PCB han ido cambiando de disefio debido a circunstancias de stock de componentes, con lo cual
no se han probado, testeado, etc

El pago se hara justo cuando estos hitos se hayan cumplido

Gracias

jl.talavera@net-eng.com

De: Daniel Palma [mailto:dpalma@habrave.com]

Enviado el: jueves, 18 de mayo de 2023 12:29

Para: Network Engineering. Jose L. Talavera <jl.talavera@net-eng.com>
CC: César Iglesias <ciglesias@habrave.com>; Departamento Administracion
<administracionext@tychetools.com>

Asunto: RE: Factura FA2304-0060

Importancia: Alta

Buenos dias Jose Luis.
He intentado contactarte por teléfono pero sigo sin poder hacerlo.

Por favor, necesitamos que nos digas algo sobre las facturas pendientes de pago, la mas antigua
se emitié hace 6 meses si que hayamos recibido noticias tuyas sobre las misma.
Te recuerdo los montos pendientes a dia de hoy:

e Factura: FA2212-0039 / Importe: 8.470€
e Factura: FA2304-0060 / Importe: 8.470€
e TOTAL: 16.940€ - 410€ ya pagados = 16.530€

Quedo a la espera del calendario de pago que tenéis previstos para las mismas.

Gracias,
Un saludo.

Daniel Palma

Técnico Fiscal y Financiero
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De: Departamento Administracion <administracionext@tychetools.com>

Enviado el: viernes, 28 de abril de 2023 16:18

Para: Network Engineering. Jose L. Talavera <jl.talavera@net-eng.com>

CC: Daniel Palma <dpalma@habrave.com>; César Iglesias <ciglesias@habrave.com>
Asunto: Factura FA2304-0060

Buenas tardes Jose Luis.

Te adjunto la factura por el Ultimo hito del proyecto.
Recordarte que queda pendiente el pago de la anterior factura, en concreto quedaria
pendiente de abonar por vuestra parte:

e Factura: FA2212-0039 / Importe: 8.470€
e Factura: FA2304-0060 / Importe: 8.470€
e TOTAL: 16.940€

Quedo a la espera del calendario de pago que tenéis previstos para las mismas.

Un saludo.

Daniel

TycheTools

Departamento Administracion

www.tychetools.com
Sebastian Gémez, 5 | Madrid, Spain

Email administracionext@tychetools.com

This message and any attachments are exclusively for the person or entity shown as the recipient(s) and may contain data and / or
confidential information which is subject to professional secrecy or whose disclosure is prohibited under current legislation. Any
disclosure, reproduction or other action in this regard by persons or entities other than the recipient is prohibited. In accordance with
the provisions of Regulation (EU) 2016/679 (RGPD) and LO 3/2018 (LOPDGDD) we inform you that the party responsible for
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treatment is TYCHETOOLS, S.L. and you are being contacted either through legitimate interest or in compliance with a contract or
through prior consent of the interested party to send communications about our products and services and in order to comply with
the contractual obligations of the parties or in response to a question raised. Your data will not be disclosed to third parties except
under legal obligation. You can exercise the right to access, rectification, portability, deletion, limitation and opposition by
contacting the person responsible at: C / Sebastian Gomez, 5 6°A, 28026 in Madrid.You can file a claim with the authority
at www.aeped.es. More information on the web www.tychetools.com
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